
Öğr.No Ad, Soyad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Kurum
9,73 4,77 8,46 5,66 2,11 5,14 4,75 1,9 4,25 5,55 3,34 4,57 6,96 6,17 5,24 8,53 5,6 6,96 41,19 23,88 34,61 340,77

10,24 4,29 8,81 6,01 1,76 5,42 5,15 1,62 4,61 6,21 3,09 5,18 7,77 5,4 5,97 8,82 5,15 7,11 44,2 21,31 37,1 350,4
1063 İKRA GÜLCE AKÇA 4B 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 14 1 13,67 67 3 66 482,531 1

0 BAŞAK     KÜÇÜK 4F 15 0 15 7 1 6,67 6 1 5,67 9 0 9 15 0 15 13 2 12,33 65 4 63,67 477,346 2
995 BERİL     BÜYÜKŞAHİN 4F 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 13 2 12,33 66 4 64,67 475,311 3

0 ALİ EMİR  ŞİMŞEK 4B 15 0 15 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 12 3 11 65 5 63,33 472,79 4
0 NAFİYE B  TEMİZ 4F 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 10 0 10 15 0 15 13 2 12,33 66 4 64,67 470,341 5
0 FATMANAZLIKODAZ 4A 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 10 0 10 13 2 12,33 14 1 13,67 66 4 64,67 470,285 6
0 YİĞ T T   ÖZÜDOĞRU 4B 15 0 15 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 13 1 12,67 13 2 12,33 65 4 63,67 469,894 7

208 ÇINAR KAAN YAVUZ 4F 14 1 13,67 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 15 0 15 13 2 12,33 64 6 62 469,348 8
0 DENİZ     ÖZDEMİR 4B 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 14 0 14 14 1 13,67 65 4 63,67 469,341 9

2109 NUH BERAT EKEN 4G 14 0 14 8 0 8 7 0 7 5 1 4,67 15 0 15 13 2 12,33 62 3 61 469,297 10
0 HARUN     AKMAN 4B 15 0 15 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 14 1 13,67 12 3 11 65 5 63,33 467,986 11

413 AHMET BERACAFEROĞLU 4F 15 0 15 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 12 3 11 14 1 13,67 65 5 63,33 467,812 12
0 ELVİN     OKCAN 4F 14 1 13,67 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 14 1 13,67 13 2 12,33 65 5 63,33 467,599 13
0 YUSUF     KAYACIK 4F 14 1 13,67 8 0 8 6 1 5,67 10 0 10 15 0 15 12 3 11 65 5 63,33 467,405 14

1375 AYŞE BETÜLATEŞ 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 6 1 5,67 8 1 7,67 14 1 13,67 15 0 15 63 6 61 466,491 15
0 KAYRA     SAK 4F 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 15 0 15 12 3 11 64 6 62 465,451 16

66 EYMEN     LAMCI 4F 15 0 15 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 64 6 62 465,395 17
0 YUSUF Ç   ÖMEROĞLU 4F 14 1 13,67 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 12 3 11 64 6 62 465,182 18

174 ELİF      ADSIZ 4F 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 5 4 3,67 13 2 12,33 15 0 15 62 7 59,67 464,972 19
1436 HASAN     YAYLACI 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 13 2 12,33 64 6 62 464,795 20

0 ZEYNEP    KÖSEOĞLU 4F 12 1 11,67 8 0 8 7 0 7 8 0 8 14 0 14 14 1 13,67 63 2 62,33 464,218 21
0 İPEK SU   BARDAKKAYA 4B 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 12 1 11,67 64 4 62,67 464,092 22

2020 MAKBULE   ERDEMİR 4B 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 10 0 10 15 0 15 12 3 11 65 5 63,33 463,121 23
0 S ZEREN   SİNAV 4B 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 10 0 10 15 0 15 12 3 11 65 5 63,33 463,121 24

236 ELİF DURU ÇELİKÖRS 4F 14 0 14 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 14 1 13,67 12 3 11 64 5 62,33 462,55 25
210 BİLGE     KOCABAŞ 4F 13 2 12,33 6 2 5,33 7 0 7 9 0 9 15 0 15 13 2 12,33 63 6 61 462,546 26
409 ADA       ATABEK 4F 14 1 13,67 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 13 2 12,33 13 2 12,33 64 6 62 460,156 27

0 GÖKÇE     YILDIZDAN 4F 14 1 13,67 6 2 5,33 7 0 7 8 2 7,33 14 1 13,67 13 2 12,33 62 8 59,33 459,414 28
0 M ALYA    TUTAR 4F 14 1 13,67 8 0 8 6 1 5,67 9 1 8,67 15 0 15 11 3 10 63 6 61 459,35 29
0 MEHMET A  BORAN 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 12 3 11 63 7 60,67 457,574 30

720 CÜNEYD    KOYUNCU 4F 14 0 14 8 0 8 7 0 7 7 3 6 14 1 13,67 12 3 11 62 7 59,67 457,272 31
0 SAMİYE    ŞEN 4F 12 2 11,33 7 1 6,67 7 0 7 8 1 7,67 15 0 15 13 2 12,33 62 6 60 457,11 32
0 ADNAN     PEKTAŞ 4B 14 1 13,67 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 14 1 13,67 13 2 12,33 61 9 58 456,09 33
0 ESLEM ELA AKTUNÇ 4F 15 0 15 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 13 2 12,33 11 4 9,67 63 7 60,67 453,592 34

2118 ÇAĞANERDEMUĞURLU 4B 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 7 0 7 13 0 13 13 2 12,33 61 4 59,67 453,241 35
337 NEDA      YILDIRIM 4F 15 0 15 8 0 8 6 1 5,67 10 0 10 14 1 13,67 10 5 8,33 63 7 60,67 453,129 36

0 A CEYLİN  ŞEN 4B 12 3 11 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 15 0 15 12 3 11 63 7 60,67 452,874 37
0 EMRE      YILMAZ  F 12 1 11,67 8 0 8 7 0 7 9 0 9 13 1 12,67 13 2 12,33 62 4 60,67 451,534 38
0 MİRAÇ     Y ILM AZ 4F 14 0 14 7 1 6,67 7 0 7 7 2 6,33 12 1 11,67 13 2 12,33 60 6 58 451,081 39

1151 HASAN     AYAN 4B 15 0 15 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 13 2 12,33 11 4 9,67 62 8 59,33 450,684 40
1418 CİHANGİR  TUĞRUL 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 5 2 4,33 9 1 8,67 13 2 12,33 14 1 13,67 61 9 58 450,482 41

0 MAHİNUR   ÖZRENK 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 6 3 5 14 1 13,67 13 2 12,33 60 9 57 450,096 42
277 HABİBE ECRERTAŞ 4A 13 2 12,33 6 2 5,33 7 0 7 10 0 10 15 0 15 11 4 9,67 62 8 59,33 450,084 43

0 ELİF CANSUÜLKER 4B 12 2 11,33 8 0 8 7 0 7 10 0 10 14 1 13,67 12 3 11 63 6 61 449,972 44
0 TUNA      AKKOÇ 4B 13 2 12,33 6 2 5,33 7 0 7 7 3 6 13 2 12,33 14 1 13,67 60 10 56,67 448,945 45
0 ASLI      SOYDAN 4C 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 10 0 10 10 1 9,67 14 1 13,67 62 4 60,67 447,792 46
0 RANA   D  AYDIN 4D 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 13 1 12,67 12 3 11 62 7 59,67 447,458 47

522 MERYEM    ÇAĞLAR 4F 12 2 11,33 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 14 1 13,67 12 3 11 62 7 59,67 447,334 48
0 YUNUSBURAKSULAK 4F 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 7 3 6 15 0 15 13 2 12,33 61 9 58 447,209 49

CUMHURİYET MAHALLESİ AHMET HAŞHAŞ ORTAOKULU (KONYA/SELÇUKLU)
BAY 5. SINIF (HB-2)

Genel Ortalama: 
Kurum Ortalaması: 

Türkçe
Türkçe

Tarih
Sosyal Bilgiler

Din K.ve A.B.
Din K.ve A.B.

İngilizce
İngilizce LGS

Puan
Matematik
Matematik

Fen
Fen

Toplam



2043 TUNAHAN   EKEN 4N 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 9 0 9 13 1 12,67 13 1 12,67 61 6 59 446,627 50
0 M SAKİ    DESTE 4B 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 6 3 5 14 1 13,67 12 3 11 60 9 57 445,783 51
0 ÇAĞAN     GÜNEŞ 4F 12 3 11 6 2 5,33 7 0 7 8 2 7,33 15 0 15 12 3 11 60 10 56,67 444,419 52

938 İPEK      AYDURMUŞ 4F 12 1 11,67 8 0 8 6 1 5,67 8 1 7,67 13 2 12,33 13 2 12,33 60 7 57,67 443,711 53
0 MEHMET    ERTUĞRUL 4B 13 2 12,33 6 1 5,67 7 0 7 9 0 9 15 0 15 10 5 8,33 60 8 57,33 441,611 54

1619 EYMEN EFE ALBAYRAK 4F 13 2 12,33 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 14 1 13,67 12 3 11 59 11 55,33 441,261 55
349 BUĞLEM    SÖĞÜTLÜ 4F 12 3 11 8 0 8 6 1 5,67 10 0 10 13 1 12,67 12 3 11 61 8 58,33 439,164 56
296 MERT ÇAĞANŞAVKLI 4D 14 1 13,67 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 11 3 10 12 2 11,33 60 8 57,33 439,078 57
93 MEHMET    HOPA 4A 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 11 4 9,67 12 3 11 61 9 58 438,32 58

283 MUHAMMED  KARAMAN 4F 12 3 11 8 0 8 4 3 3 10 0 10 13 2 12,33 13 2 12,33 60 10 56,67 437,876 59
0 FURKAN    ÇELİK 4B 14 1 13,67 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 13 2 12,33 10 4 8,67 60 9 57 437,661 60
0 ELYA      DOĞAN 4F 13 2 12,33 6 2 5,33 7 0 7 8 2 7,33 13 2 12,33 12 3 11 59 11 55,33 437,142 61
0 İKRA AYŞE BAŞKAYA 4B 12 1 11,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 13 0 13 11 3 10 58 7 55,67 434,552 62

2875 EREN ALP  ÜNLÜ 4B 14 1 13,67 8 0 8 6 1 5,67 6 4 4,67 12 3 11 12 3 11 58 12 54 434,523 63
370 ÖZGÜR     USLU 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 13 2 12,33 10 3 9 60 8 57,33 434,497 64
527 NİLÜFER   AKDOĞAN 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 11 3 10 13 2 12,33 59 10 55,67 434,247 65

0 HİRANAZ   YÜCEDAĞ 4F 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 10 0 10 12 3 11 11 4 9,67 61 9 58 433,573 66
0 FURKAN    ARSLAN 4B 13 2 12,33 8 0 8 6 1 5,67 7 3 6 12 1 11,67 12 3 11 58 10 54,67 433,275 67
0 ÖMER ASAF AĞIL 4B 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 9 1 8,67 15 0 15 10 5 8,33 59 11 55,33 432,201 68
0 GÖKÇE     OĞUZ 4F 13 0 13 8 0 8 7 0 7 8 0 8 12 1 11,67 10 4 8,67 58 5 56,33 431,724 69
0 Ş DERYA   YURDAL 4F 13 0 13 6 0 6 4 1 3,67 5 3 4 14 0 14 10 0 10 52 4 50,67 431,381 70
0 A ALMİNA  DURMAZ 4F 11 3 10 8 0 8 7 0 7 10 0 10 11 2 10,33 13 2 12,33 60 7 57,67 430,979 71

929 BATURAY   AYDIN 4B 12 3 11 8 0 8 7 0 7 6 3 5 12 3 11 13 2 12,33 58 11 54,33 430,511 72
0 HAKTAN    COŞKUN 4A 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 10 5 8,33 13 2 12,33 60 10 56,67 430,491 73

807 KAAN DEN  ÖZGEN 4B 12 3 11 6 2 5,33 7 0 7 7 3 6 14 1 13,67 11 3 10 57 12 53 428,923 74
0 H HÜSEYİN KIZILKAYA 4B 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 12 1 11,67 12 3 11 58 10 54,67 428,721 75
0 ALİ ÇINAR ÜNAL 4B 11 4 9,67 8 0 8 6 1 5,67 9 0 9 15 0 15 10 5 8,33 59 10 55,67 428,16 76
0 METEHA    AVCI 4F 14 1 13,67 7 1 6,67 6 1 5,67 4 6 2 11 3 10 13 2 12,33 55 14 50,33 427,976 77
0 KEREM     AÇIKGÖZ 4B 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 14 1 13,67 11 4 9,67 59 11 55,33 427,964 78

2098 ASUDE     TOY 4B 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 14 1 13,67 11 4 9,67 59 11 55,33 427,964 79
0 NİSANUR   BARDAKCI 4B 12 3 11 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 59 11 55,33 427,686 80
0 YİĞİT     KARA ÖZ 4B 11 3 10 7 0 7 7 0 7 10 0 10 12 0 12 11 2 10,33 58 5 56,33 427,27 81

238 EYMEN     KARAZEYBEK 4A 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 11 3 10 11 3 10 59 9 56 427,158 82
0 KAĞAN     TANYILDIZ 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 6 4 4,67 14 1 13,67 12 3 11 57 13 52,67 427 83
0 İRFAN     KÜREN 4F 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 6 4 4,67 13 2 12,33 13 2 12,33 57 13 52,67 426,778 84

260 HİRA      AKTAN 4F 11 4 9,67 7 1 6,67 6 1 5,67 7 3 6 14 1 13,67 12 3 11 57 13 52,67 426,314 85
171 BERKAY    BULUR 4F 12 3 11 8 0 8 7 0 7 10 0 10 13 2 12,33 10 5 8,33 60 10 56,67 426,186 86

0 TARIK ZEKİ KOYUNCU 4F 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 9 0 9 13 1 12,67 11 4 9,67 59 9 56 425,681 87
6633 YUSUF     BÖYREKKAYA 4A 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 12 3 11 11 4 9,67 58 12 54 425,387 88

0 ALİ       KESKİN 4F 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 14 1 13,67 11 4 9,67 58 12 54 425,056 89
0 FIRAT     SUCU 4C 11 4 9,67 6 2 5,33 7 0 7 9 1 8,67 13 2 12,33 12 3 11 58 12 54 424,565 90

2085 ÇAĞAN     ÇAĞLAYAN 4B 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 9 1 8,67 13 2 12,33 11 4 9,67 58 12 54 424,536 91
0 HİRA      BACAKSIZ 4F 14 1 13,67 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 11 3 10 10 5 8,33 58 11 54,33 422,832 92

656 YUNUS EMREGÖKÇE 4N 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 12 3 11 8 4 6,67 58 9 55 422,296 93
1567 İBRAHİM E DEMİR 4B 11 3 10 7 1 6,67 5 2 4,33 7 2 6,33 13 1 12,67 12 2 11,33 55 11 51,33 421,775 94
1579 ZEYNEP H  YILDIRIM 4B 13 0 13 8 0 8 7 0 7 8 1 7,67 10 3 9 11 4 9,67 57 8 54,33 421,596 95

0 YAREN     TÜRKER 4F 11 3 10 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 12 1 11,67 11 4 9,67 58 9 55 421,341 96
0 ERENCAN   BAŞIBEK 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 6 1 5,67 9 1 8,67 11 2 10,33 11 4 9,67 57 11 53,33 420,981 97

514 AZRA      KINAÇ 4F 12 2 11,33 8 0 8 7 0 7 6 4 4,67 10 3 9 13 2 12,33 56 11 52,33 420,59 98
1322 GAYE      KÖSE 4B 14 1 13,67 3 1 2,67 6 1 5,67 5 2 4,33 11 1 10,67 12 3 11 51 9 48 420,371 99

0 ELİF      ŞİMŞEK 4J 12 3 11 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 11 2 10,33 11 4 9,67 58 10 54,67 419,605 100
0 ELİF      ULUTAŞ 4F 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 10 0 10 14 1 13,67 9 6 7 59 11 55,33 418,8 101

1512 FERHAT    AVCIOĞLU 4B 12 3 11 7 1 6,67 5 2 4,33 8 2 7,33 14 1 13,67 10 5 8,33 56 14 51,33 418,796 102
0 ERTUĞRUL  ALPTEKİN 4F 14 1 13,67 6 1 5,67 5 1 4,67 9 0 9 9 3 8 12 3 11 55 9 52 418,771 103



0 TALHA MERTÖZGÜL 4F 14 0 14 7 1 6,67 6 1 5,67 3 6 1 10 5 8,33 13 2 12,33 53 15 48 418,596 104
0 ABDULLAH  AKDAĞ 4F 12 3 11 8 0 8 7 0 7 10 0 10 10 5 8,33 12 3 11 59 11 55,33 418,301 105
0 YAĞMUR ŞURŞAFAK 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 7 2 6,33 13 2 12,33 9 5 7,33 56 12 52 418,215 106

1582 AMİNEGÖKÇEEMEKLİ 4B 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 12 2 11,33 11 4 9,67 58 11 54,33 417,579 107
0 SALİH     AK B ĞA 4F 12 3 11 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 9 3 8 13 1 12,67 56 10 52,67 416,865 108

126 ANIL      GÖKER 4F 11 2 10,33 7 0 7 5 2 4,33 8 0 8 12 1 11,67 11 2 10,33 54 7 51,67 416,705 109
593 NAMIK     KAYHAN 4F 11 3 10 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 12 2 11,33 11 4 9,67 57 11 53,33 416,573 110

0 ZEYNEP    DOĞAN 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 11 4 9,67 10 5 8,33 58 12 54 416,002 111
0 MUAMMER   KÜRKCÜ 4F 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 12 3 11 11 4 9,67 58 12 54 415,718 112

204 BETÜL     KAYNAK 4F 13 2 12,33 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 10 2 9,33 11 4 9,67 56 11 52,33 415,669 113
469 EMİR KAAN FİLİZ 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 5 2 4,33 9 1 8,67 10 4 8,67 12 3 11 56 13 51,67 415,575 114
96 BEGÜM     ÇİFTCİ 4F 10 4 8,67 7 1 6,67 7 0 7 7 2 6,33 14 1 13,67 10 2 9,33 55 10 51,67 415,566 115

2192 HİRA      ÇİĞDEM 4J 13 1 12,67 6 2 5,33 5 2 4,33 7 2 6,33 11 4 9,67 12 3 11 54 14 49,33 415,533 116
609 AYSEL ECE ERTUNÇ 4C 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 7 3 6 13 2 12,33 10 5 8,33 56 14 51,33 415,362 117

0 HİLMİERDEMTAŞTEKİN 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 7 3 6 12 3 11 12 3 11 56 14 51,33 414,753 118
470 ZEYNEP    ORAL 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 6 1 5,67 10 0 10 10 4 8,67 11 4 9,67 57 12 53 414,317 119
782 SUDE      ELMAS 4F 12 3 11 8 0 8 6 1 5,67 6 2 5,33 10 1 9,67 12 3 11 54 10 50,67 413,184 120

0 BEREN     TÜRER 4B 12 2 11,33 6 2 5,33 5 2 4,33 9 1 8,67 12 3 11 11 4 9,67 55 14 50,33 412,764 121
0 MEHMET    DÜZGÜN 4F 10 5 8,33 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 11 4 9,67 13 2 12,33 57 13 52,67 412,47 122
0 AÇELYA    TURA 4E 11 4 9,67 8 0 8 6 0 6 9 0 9 13 1 12,67 9 4 7,67 56 9 53 412,357 123
0 ZÜMRA     ÇELİK 4B 11 4 9,67 6 2 5,33 7 0 7 10 0 10 11 4 9,67 12 3 11 57 13 52,67 412,319 124
0 M ESMA    YILDIZ 4B 11 1 10,67 6 2 5,33 7 0 7 6 1 5,67 13 0 13 8 0 8 51 4 49,67 411,809 125

1987 ABDULLAH  ŞAVK 4B 11 4 9,67 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 12 3 11 12 3 11 55 15 50 411,16 126
0 E YAĞMUR  ÜNLÜ 4F 12 2 11,33 7 1 6,67 5 2 4,33 7 3 6 13 2 12,33 10 5 8,33 54 15 49 410,616 127

1020 METE      ÜNAL 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 12 3 11 11 4 9,67 56 14 51,33 410,171 128
7 MUHARREM  TURGUT 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 6 1 5,67 9 1 8,67 10 5 8,33 11 4 9,67 56 14 51,33 409,817 129

1643 ZEHRA     KABAKLI 4F 11 4 9,67 6 2 5,33 7 0 7 8 1 7,67 12 3 11 11 3 10 55 13 50,67 409,728 130
0 MİRAÇ     OK 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 6 1 5,67 8 1 7,67 9 2 8,33 11 3 10 54 10 50,67 409,644 131
0 HATİCE    KAPLAN 4F 12 3 11 8 0 8 6 1 5,67 5 5 3,33 11 4 9,67 12 3 11 54 16 48,67 409,226 132
0 EMİN      ACEMOĞLU 4E 11 3 10 8 0 8 7 0 7 7 2 6,33 10 3 9 12 3 11 55 11 51,33 409,06 133

1440 ADA       YILMAZ 4B 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 12 3 11 9 6 7 57 13 52,67 408,615 134
0 EDA DİLEK ERTÜRK 4F 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 10 0 10 10 3 9 11 4 9,67 56 12 52 408,569 135

228 ELVAN     ARSLAN 4F 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 13 2 12,33 9 6 7 57 13 52,67 408,45 136
0 EBUBEKİR  AKSOY 4F 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 7 3 6 11 4 9,67 11 4 9,67 55 15 50 407,698 137
0 MİNE      GEZGİNCİ 4A 11 3 10 6 2 5,33 7 0 7 4 4 2,67 12 0 12 11 3 10 51 12 47 407,317 138
0 MUSTAFA   KAYIKÇI 4F 12 3 11 6 2 5,33 6 1 5,67 9 1 8,67 12 3 11 10 5 8,33 55 15 50 406,965 139
0 TAHA      ESEN 4F 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 6 3 5 11 4 9,67 10 5 8,33 54 15 49 406,107 140
0 YUNUS BATUERBAŞ 4B 12 3 11 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 10 5 8,33 11 4 9,67 56 14 51,33 405,803 141

451 ECRİN     YEŞİLER 4C 12 1 11,67 6 2 5,33 7 0 7 4 3 3 11 0 11 10 4 8,67 50 10 46,67 404,684 142
865 İPEK      IŞIKOĞLU 4F 12 3 11 8 0 8 5 2 4,33 10 0 10 11 4 9,67 10 5 8,33 56 14 51,33 404,654 143

0 ALİ EYMEN ŞAHİN 4E 14 0 14 6 1 5,67 7 0 7 5 2 4,33 8 0 8 10 4 8,67 50 7 47,67 404,619 144
0 ESLEM     DOĞRU 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 3 6 9 6 7 12 3 11 54 16 48,67 404,318 145
0 ECE SU    DİREK 4F 13 2 12,33 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 8 6 6 12 3 11 55 14 50,33 404,283 146

452 KENANEFE  ERGÜNEŞ 4D 12 3 11 8 0 8 6 1 5,67 3 7 0,67 12 3 11 11 4 9,67 52 18 46 404,17 147
0 BETÜL     ATİKER 4D 11 3 10 7 1 6,67 6 1 5,67 9 0 9 12 1 11,67 9 5 7,33 54 11 50,33 403,133 148
0 BERRU     ÇÖLKESEN 4F 13 2 12,33 6 2 5,33 7 0 7 8 2 7,33 13 1 12,67 6 5 4,33 53 12 49 402,9 149
0 GÜLİZAR   KEÇECİOĞLU 4D 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 56 13 51,67 402,694 150

1270 ŞÜKRAN    DERYAL 4F 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 9 5 7,33 12 3 11 56 13 51,67 402,472 151
0 YAĞMUR    ŞAHİN 4F 12 3 11 7 1 6,67 5 1 4,67 7 2 6,33 7 1 6,67 13 1 12,67 51 9 48 402,042 152
0 DEFNE     YILDIZDAN 4F 13 1 12,67 5 1 4,67 6 1 5,67 7 1 6,67 10 2 9,33 10 5 8,33 51 11 47,33 401,761 153
0 EYMEN     TOPÇU 4B 11 3 10 8 0 8 7 0 7 9 0 9 9 3 8 11 4 9,67 55 10 51,67 401,534 154
0 İSMAİL    ÇELİK 4B 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 12 3 11 9 6 7 56 14 51,33 401,277 155

452 ÜMMÜSELEMEŞAHİN 4C 12 2 11,33 6 2 5,33 7 0 7 6 3 5 11 2 10,33 10 5 8,33 52 14 47,33 401,214 156
1422 AYNUR     SELÇUK 4B 10 3 9 7 0 7 5 1 4,67 7 0 7 11 1 10,67 11 3 10 51 8 48,33 400,562 157



0 N EGE     KABA 4B 11 3 10 7 0 7 6 0 6 9 1 8,67 11 1 10,67 9 4 7,67 53 9 50 400,255 158
355 ELİF SARE KURBAN 4A 12 2 11,33 8 0 8 6 1 5,67 9 1 8,67 8 0 8 10 4 8,67 53 8 50,33 399,743 159
159 Ö FARUK   ERDOĞAN 4B 10 5 8,33 6 2 5,33 6 1 5,67 9 1 8,67 13 2 12,33 10 5 8,33 54 16 48,67 399,192 160
669 MİRZ A    DEMİRBAŞ 4B 9 6 7 6 2 5,33 7 0 7 5 5 3,33 13 2 12,33 12 3 11 52 18 46 398,794 161
542 AYŞENAZ   İNCEBEL 4A 9 4 7,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 10 1 9,67 12 3 11 53 11 49,33 398,538 162

0 BEYZA  Ü  K KESKİN 4E 12 3 11 7 0 7 7 0 7 4 2 3,33 13 2 12,33 8 6 6 51 13 46,67 398,176 163
0 BERRA     OFLAZ 4F 14 1 13,67 6 2 5,33 6 1 5,67 7 3 6 8 5 6,33 11 4 9,67 52 16 46,67 398,077 164

577 EYLÜL     MAZI 4B 14 1 13,67 8 0 8 6 1 5,67 9 1 8,67 6 5 4,33 11 4 9,67 54 12 50 398,006 165
1966 EMİN      UYGUN 4B 11 2 10,33 6 2 5,33 6 1 5,67 9 1 8,67 10 4 8,67 11 4 9,67 53 14 48,33 397,358 166
618 BURHAN    ARSLAN 4C 12 3 11 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 11 4 9,67 10 5 8,33 53 17 47,33 396,884 167
712 SİMAY     DEMİRHAN 4F 9 4 7,67 7 1 6,67 5 2 4,33 9 0 9 10 4 8,67 13 2 12,33 53 13 48,67 396,827 168

0 SAMET     ÇETİNER 4C 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 10 2 9,33 9 6 7 54 13 49,67 396,674 169
0 MEYRA     ÖZ 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 5 2 4,33 10 0 10 9 5 7,33 12 3 11 54 15 49 395,555 170
0 BERAT     GÜL 4F 12 2 11,33 5 3 4 6 1 5,67 6 2 5,33 10 3 9 11 4 9,67 50 15 45 395,42 171
0 ESLEM     ÖZTÜRK 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 10 5 8,33 11 4 9,67 54 16 48,67 395,287 172
0 FATMABEYZAÇELİK 4F 12 3 11 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 8 2 7,33 10 4 8,67 53 11 49,33 394,805 173

611 KAMİLE    DEMİR 4E 11 4 9,67 8 0 8 6 1 5,67 10 0 10 10 4 8,67 10 5 8,33 55 14 50,33 394,788 174
0 MEHMET EFEARI 4F 12 2 11,33 7 0 7 7 0 7 7 2 6,33 10 2 9,33 9 6 7 52 12 48 394,685 175
0 HEVRA     UZUNER 4B 13 2 12,33 6 2 5,33 5 2 4,33 7 3 6 9 4 7,67 11 4 9,67 51 17 45,33 394,587 176

1443 AHMET     ORUÇ 4B 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 8 7 5,67 11 4 9,67 55 15 50 393,287 177
1393 REYYAN    AÇIKGÖZ 4B 10 5 8,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 3 6 12 1 11,67 10 5 8,33 52 16 46,67 393,101 178

0 EZGİ      ÖZDEMİRKAN 4F 14 1 13,67 5 3 4 3 4 1,67 7 3 6 11 4 9,67 9 4 7,67 49 19 42,67 392,971 179
0 HİRA      ACEMOĞLU 4F 11 4 9,67 8 0 8 6 0 6 9 1 8,67 9 5 7,33 11 4 9,67 54 14 49,33 392,759 180
0 RÜGAR     DEMİR 4B 10 4 8,67 5 3 4 6 1 5,67 9 1 8,67 12 2 11,33 10 5 8,33 52 16 46,67 392,604 181
0 ELİF      ÇAVDAR 4B 11 4 9,67 6 2 5,33 7 0 7 7 3 6 13 1 12,67 8 7 5,67 52 17 46,33 392,266 182
0 İLTER     DURMAZER 4A 12 3 11 8 0 8 2 5 0,33 8 2 7,33 12 2 11,33 9 6 7 51 18 45 391,487 183
0 MUHAMMED  KAVAK 4D 11 3 10 6 2 5,33 5 2 4,33 5 4 3,67 10 4 8,67 12 2 11,33 49 17 43,33 391,263 184

2587 ZÜMRA     ALTUNDAL 4F 13 1 12,67 7 0 7 7 0 7 6 4 4,67 12 3 11 5 4 3,67 50 12 46 390,246 185
353 ELİF      SERHAT 4A 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 6 4 4,67 9 6 7 11 4 9,67 52 18 46 390,175 186

0 MİNA      SARISU 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 5 2 4,33 8 1 7,67 11 4 9,67 10 5 8,33 52 17 46,33 389,52 187
0 İCLAL     FİDAN 4B 10 4 8,67 7 1 6,67 7 0 7 9 0 9 10 3 9 10 5 8,33 53 13 48,67 389,38 188
0 ALPERTUNGAERSOY 4B 11 1 10,67 3 5 1,33 4 2 3,33 4 1 3,67 8 2 7,33 14 1 13,67 44 12 40 389,044 189
0 AHMETHASANUYSAL 4B 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 9 1 8,67 7 5 5,33 11 4 9,67 53 14 48,33 388,788 190
0 M FETTAH  ÖZTÜRK 4B 13 2 12,33 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 7 5 5,33 10 4 8,67 52 14 47,33 388,342 191

397 ELİF FEYZASATILMIŞ 4F 12 2 11,33 7 1 6,67 7 0 7 10 0 10 4 3 3 12 3 11 52 9 49 387,525 192
645 HİRA      GÜZEL 4C 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 2 12,33 50 15 45 386,982 193
723 H UMUT    GÖKYER 4B 11 3 10 8 0 8 6 0 6 5 3 4 7 4 5,67 12 1 11,67 49 11 45,33 386,953 194
745 FEYZA     KUTLU 4F 11 4 9,67 7 1 6,67 6 1 5,67 8 2 7,33 11 3 10 8 3 7 51 14 46,33 386,824 195
584 HÜSEYİN   ÇAY 4D 14 1 13,67 6 2 5,33 5 2 4,33 7 2 6,33 10 4 8,67 8 7 5,67 50 18 44 386,774 196

2113 NECLAECEM ÜST* 4F 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 8 2 7,33 9 5 7,33 10 5 8,33 52 17 46,33 386,768 197
0 FATMA NİSAKARATAŞ 4C 12 3 11 6 2 5,33 6 1 5,67 10 0 10 2 2 1,33 14 1 13,67 50 9 47 384,53 198
0 ELVİN     KAĞNICI 4F 14 1 13,67 8 0 8 7 0 7 6 4 4,67 6 7 3,67 10 5 8,33 51 17 45,33 382,472 199

688 HATİCE    YÜKSEL 4F 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 11 2 10,33 5 4 3,67 50 12 46 381,565 200
0 TUFAN     KAHRİMAN 4F 10 5 8,33 6 2 5,33 6 1 5,67 7 3 6 11 3 10 10 5 8,33 50 19 43,67 380,89 201
0 ALİ EYMEN DEPRELİ 4C 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 9 6 7 10 5 8,33 52 18 46 380,624 202
0 BERİL     ŞAHİN 4F 11 3 10 6 1 5,67 6 0 6 7 3 6 8 4 6,67 11 4 9,67 49 15 44 380,573 203

302 HAVVAZÜMRAAKKAŞ 4A 12 3 11 6 2 5,33 7 0 7 9 1 8,67 8 7 5,67 10 5 8,33 52 18 46 380,52 204
0 FATİH     ŞANLIER 4B 10 5 8,33 6 2 5,33 7 0 7 7 2 6,33 13 1 12,67 6 4 4,67 49 14 44,33 379,902 205

505 ÜTKU      ÜSTÜN 4C 12 2 11,33 8 0 8 4 3 3 6 4 4,67 10 4 8,67 9 6 7 49 19 42,67 379,875 206
1577 ELİF SİMAYACAR 4B 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 3 7 0,67 10 5 8,33 10 5 8,33 48 22 40,67 379,157 207

0 BEY *     UÇAR 4C 11 2 10,33 8 0 8 6 1 5,67 7 3 6 6 6 4 12 3 11 50 15 45 379,069 208
688 ASLI AYSEL ORUÇ 4C 11 4 9,67 5 2 4,33 5 2 4,33 9 1 8,67 9 6 7 11 4 9,67 50 19 43,67 378,746 209

0 FRAY      BÜYÜKŞAHİN 4D 12 2 11,33 7 1 6,67 5 2 4,33 8 2 7,33 10 4 8,67 8 7 5,67 50 18 44 378,347 210
77 AZİZ EMİR SELAM 4E 11 4 9,67 5 3 4 5 2 4,33 6 4 4,67 8 7 5,67 13 2 12,33 48 22 40,67 377,102 211



0 ELİFNAZ   KURT 4F 9 5 7,33 5 3 4 7 0 7 8 1 7,67 10 5 8,33 11 4 9,67 50 18 44 376,816 212
348 HAMİYE T  ÇOĞAL 4B 9 6 7 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 11 2 10,33 9 6 7 51 17 45,33 376,377 213

0 İKRA      KAYA 4E 8 6 6 7 0 7 6 1 5,67 4 4 2,67 11 2 10,33 11 3 10 47 16 41,67 375,501 214
0 BELİN*    ACAR 4C 11 4 9,67 5 3 4 4 3 3 6 3 5 11 2 10,33 8 1 7,67 45 16 39,67 375,214 215
0 ELİF DURU YILDIZ 4F 10 3 9 8 0 8 6 1 5,67 7 1 6,67 6 0 6 10 2 9,33 47 7 44,67 374,918 216

1191 ŞAHİN EFE CAN 4F 13 2 12,33 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 6 6 4 9 6 7 51 16 45,67 374,782 217
0 FARUK     SARILAR 4F 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 5 1 4,67 9 5 7,33 12 3 11 47 18 41 374,484 218

1964 YASER EFE SÖ *T 4B 11 2 10,33 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 7 7 4,67 10 5 8,33 51 16 45,67 374,312 219
233 YAĞMUR    ÇINAR 4A 9 5 7,33 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 8 7 5,67 12 3 11 51 18 45 374,309 220

0 FATMA     TÜRK 4F 9 6 7 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 8 4 6,67 11 4 9,67 51 16 45,67 373,676 221
1552 BERİL İNCİGÜNEŞ 4B 11 4 9,67 6 2 5,33 5 2 4,33 8 2 7,33 9 5 7,33 10 5 8,33 49 20 42,33 372,928 222
1771 DORUK     ÖNER 4B 13 2 12,33 6 2 5,33 6 1 5,67 8 1 7,67 9 4 7,67 7 8 4,33 49 18 43 372,327 223
390 HÜSEYİN   ARSLAN 4A 13 1 12,67 8 0 8 6 1 5,67 8 1 7,67 6 5 4,33 7 2 6,33 48 10 44,67 372,27 224

0 Y BERAT   ERİKCİ 4B 9 6 7 7 1 6,67 6 1 5,67 6 3 5 10 4 8,67 10 2 9,33 48 17 42,33 372,185 225
1430 EYLÜL ERVAEKİCİ 4B 10 5 8,33 6 2 5,33 4 3 3 9 1 8,67 9 5 7,33 11 4 9,67 49 20 42,33 371,856 226

0 BERRA     ÇANAK 4D 11 4 9,67 7 1 6,67 4 3 3 7 3 6 8 5 6,33 11 4 9,67 48 20 41,33 371,513 227
287 ELMAS ERVAALTUN 4F 12 2 11,33 6 2 5,33 6 0 6 8 2 7,33 6 8 3,33 11 4 9,67 49 18 43 371,487 228

0 HİRA      UÇAR 4B 11 3 10 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 7 4 5,67 9 4 7,67 49 14 44,33 371,057 229
332 EYMEN     KÖSEOĞLU 4F 11 4 9,67 8 0 8 6 1 5,67 6 4 4,67 7 6 5 11 4 9,67 49 19 42,67 370,988 230
307 ÖYK Ü     KULCU 4F 11 4 9,67 5 2 4,33 7 0 7 9 1 8,67 9 6 7 9 6 7 50 19 43,67 370,953 231
392 ALPER     TÜRKMEN 4F 11 2 10,33 5 3 4 6 0 6 7 2 6,33 9 4 7,67 9 6 7 47 17 41,33 370,64 232

0 ECE MELEK ERTÜRK 4F 11 3 10 5 1 4,67 7 0 7 9 0 9 7 1 6,67 7 1 6,67 46 6 44 370,576 233
0 KEREM E   EKEN 4C 11 4 9,67 8 0 8 6 1 5,67 6 4 4,67 9 6 7 9 5 7,33 49 20 42,33 369,515 234

2180 BAHADIR   SİLAHDAR 4J 11 4 9,67 8 0 8 6 1 5,67 7 2 6,33 8 4 6,67 9 6 7 49 17 43,33 369,147 235
0 AYBÜKE    GÜRBÜZ 4B 14 1 13,67 6 2 5,33 7 0 7 7 3 6 9 4 7,67 3 2 2,33 46 12 42 369,129 236
0 FATMANUR  KARAKAŞ 4F 9 6 7 6 2 5,33 7 0 7 4 6 2 12 2 11,33 9 6 7 47 22 39,67 368,912 237
0 İPEK      CERAN 4B 11 4 9,67 8 0 8 7 0 7 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7 51 19 44,67 368,869 238
0 DENİZ     ÇALIŞKAN 4E 9 5 7,33 7 1 6,67 4 3 3 6 3 5 8 6 6 13 2 12,33 47 20 40,33 368,8 239
0 HASAN     TEMİZCAN 4B 13 2 12,33 5 3 4 6 1 5,67 6 4 4,67 8 6 6 9 6 7 47 22 39,67 368,62 240
0 İSMAİL EFEDURGUT 4A 12 3 11 6 2 5,33 6 0 6 6 4 4,67 8 2 7,33 8 5 6,33 46 16 40,67 368,583 241
4 ECRİN     BÜYÜKKARA* 4A 12 2 11,33 6 2 5,33 7 0 7 7 3 6 9 5 7,33 7 6 5 48 18 42 368,396 242
0 ABDURRAHİMAKDAĞ 4B 11 4 9,67 8 0 8 4 3 3 6 4 4,67 8 7 5,67 11 4 9,67 48 22 40,67 368,061 243
0 ENSAR     AKKULAK 4F 9 6 7 5 3 4 6 1 5,67 3 6 1 11 3 10 11 4 9,67 45 23 37,33 367,7 244

1626 OLCAYTU   BAHÇALI 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 6 1 5,67 9 1 8,67 7 4 5,67 9 5 7,33 49 16 43,67 367,081 245
499 SÜMBÜL    AKAR 4E 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 5 5 3,33 9 4 7,67 11 4 9,67 46 22 38,67 366,486 246

0 RECEP ALİ YORULMAZ 4B 11 4 9,67 5 3 4 7 0 7 2 8 -0,67 8 7 5,67 12 3 11 45 25 36,67 365,975 247
0 ENES      TANRIÖVER 4C 9 5 7,33 7 1 6,67 6 1 5,67 6 4 4,67 8 7 5,67 12 3 11 48 21 41 365,707 248

565 ALİEMİR   YILDIRIM 4A 9 6 7 6 2 5,33 5 2 4,33 7 2 6,33 13 1 12,67 7 7 4,67 47 20 40,33 365,646 249
1585 NURBANU   GÜNGÖR 4F 9 6 7 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 9 6 7 10 5 8,33 50 20 43,33 365,408 250

0 POYRAZ    KARAKAŞ 4F 12 1 11,67 6 2 5,33 2 3 1 5 1 4,67 8 3 7 9 4 7,67 42 14 37,33 365,282 251
0 OĞUZHAN   ALTUN 4A 13 2 12,33 8 0 8 6 1 5,67 10 0 10 8 1 7,67 1 0 1 46 4 44,67 364,709 252
0 SALİH     PINAR 4C 9 4 7,67 6 1 5,67 6 1 5,67 7 2 6,33 8 3 7 10 4 8,67 46 15 41 363,533 253

215 YASİN     ABA 4F 12 3 11 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 2 11 -1,67 13 1 12,67 49 18 43 363,324 254
0 BELİNAY   KAHRİMAN 4B 12 3 11 6 2 5,33 7 0 7 8 2 7,33 6 9 3 10 5 8,33 49 21 42 362,997 255

1557 AYŞE RANA GÖKBEL 4İ 12 1 11,67 6 2 5,33 7 0 7 7 0 7 6 6 4 8 4 6,67 46 13 41,67 362,697 256
1445 AMİNE     BÜYÜKER 4B 11 2 10,33 6 1 5,67 4 2 3,33 4 3 3 8 4 6,67 10 5 8,33 43 17 37,33 362,669 257
1180 BİLGEHAN  ŞAHİN 4N 10 3 9 8 0 8 7 0 7 4 0 4 9 2 8,33 5 0 5 43 5 41,33 362,522 258

0 HASAN     KORU  K 4C 12 3 11 7 1 6,67 4 3 3 8 2 7,33 7 5 5,33 9 6 7 47 20 40,33 361,736 259
0 BADE MİNE DOĞAN 4B 10 5 8,33 6 1 5,67 7 0 7 5 4 3,67 9 4 7,67 9 6 7 46 20 39,33 360,079 260
0 ELİF      ÖZTÜRKMEN 4F 11 4 9,67 5 3 4 5 2 4,33 7 0 7 7 8 4,33 11 4 9,67 46 21 39 359,836 261

809 YAĞI Z    ÖZKAN 4D 12 3 11 6 2 5,33 4 3 3 5 5 3,33 6 5 4,33 11 4 9,67 44 22 36,67 359,772 262
232 ELAZZEYNEPERDAL 4F 11 3 10 5 2 4,33 6 1 5,67 7 2 6,33 7 5 5,33 9 4 7,67 45 17 39,33 359,22 263

2257 MEHMET M  TAŞPINAR 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 6 1 5,67 6 4 4,67 8 6 6 9 6 7 47 22 39,67 359,22 264
868 AYBİKE    ÇOĞAY 4F 12 1 11,67 8 0 8 6 1 5,67 7 2 6,33 8 4 6,67 5 6 3 46 14 41,33 358,897 265



604 EDA       GÖZÜAÇIK 4E 12 2 11,33 6 0 6 5 2 4,33 6 2 5,33 10 1 9,67 2 0 2 41 7 38,67 358,66 266
0 GÖKAY     YURDAL 4F 9 5 7,33 5 3 4 2 0 2 0 0 0 9 3 8 12 1 11,67 37 12 33 358,149 267

1631 TUĞÇE ELİFTİFTİK 4B 9 3 8 7 1 6,67 2 5 0,33 3 5 1,33 9 4 7,67 11 2 10,33 41 20 34,33 357,172 268
0 HİLALBERRAFARTLI 4B 9 6 7 8 0 8 6 1 5,67 6 2 5,33 6 3 5 11 4 9,67 46 16 40,67 357,091 269
0 ECRİN     AKGÜL 4A 12 3 11 6 1 5,67 3 3 2 6 4 4,67 6 7 3,67 11 4 9,67 44 22 36,67 356,923 270
0 AYDIN MERTİĞDİ 4B 10 5 8,33 7 1 6,67 7 0 7 4 6 2 6 4 4,67 11 4 9,67 45 20 38,33 356,658 271

1396 SULTAN    ÖZÜDOĞRU 4B 12 3 11 8 0 8 7 0 7 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1 45 6 43 355,925 272
0 ZEHRA     ÇAKAR 4C 12 2 11,33 8 0 8 5 2 4,33 10 0 10 1 3 0 10 4 8,67 46 11 42,33 354,404 273

572 AYSU      DEĞERLİ 4C 11 4 9,67 5 3 4 7 0 7 8 2 7,33 5 9 2 11 4 9,67 47 22 39,67 354,12 274
0 YAVUZSELİMAKINCI 4F 10 5 8,33 5 3 4 6 1 5,67 7 3 6 9 6 7 8 3 7 45 21 38 354,016 275
0 MAHMUD    EL İBRAHİM 4C 9 6 7 5 2 4,33 5 2 4,33 5 4 3,67 9 2 8,33 10 5 8,33 43 21 36 353,857 276
0 ŞEYMA     MUTLU 4D 12 3 11 6 2 5,33 7 0 7 9 1 8,67 8 3 7 2 0 2 44 9 41 353,664 277
0 SARE      KELEŞ 4D 10 4 8,67 5 1 4,67 5 2 4,33 5 2 4,33 6 2 5,33 10 3 9 41 14 36,33 352,278 278
0 SARE      SOY 4F 11 4 9,67 7 1 6,67 7 0 7 7 3 6 5 4 3,67 8 3 7 45 15 40 352,158 279

440 İLYAS ERENÖKSÜZ 4E 11 3 10 5 3 4 7 0 7 4 5 2,33 7 5 5,33 9 5 7,33 43 21 36 352,096 280
0 BERATSAİD AYDOĞDU 4B 11 3 10 6 2 5,33 5 2 4,33 6 3 5 8 4 6,67 8 7 5,67 44 21 37 352,05 281
0 BERAT     KOCAERKEK 4A 10 5 8,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 3 6 6 9 3 11 4 9,67 47 23 39,33 351,947 282
0 ALİ MERT  ÖZTÜRKMEN 4B 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 6 4 4,67 5 9 2 10 5 8,33 46 23 38,33 351,722 283
0 ONUR G    AKÇU 4E 11 4 9,67 6 2 5,33 6 1 5,67 5 5 3,33 7 8 4,33 10 5 8,33 45 25 36,67 351,591 284

1095 ESİLA     TEKE 4B 11 4 9,67 8 0 8 6 1 5,67 6 4 4,67 8 4 6,67 7 8 4,33 46 21 39 351,408 285
24 ELİF      GÜL 4F 9 6 7 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 6 9 3 12 3 11 47 23 39,33 351,29 286

2095 NUR       ELKENCO 4C 9 6 7 5 3 4 6 1 5,67 8 2 7,33 9 5 7,33 9 6 7 46 23 38,33 350,908 287
559 GÜLSÜM    ÇETİNER 4C 12 3 11 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 4 8 1,33 10 5 8,33 46 21 39 350,37 288
310 ESLEM     HEZER 4F 10 5 8,33 6 2 5,33 4 3 3 4 6 2 10 5 8,33 9 6 7 43 27 34 349,803 289
864 SELİN     ÖZER 4F 7 8 4,33 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 9 6 7 10 5 8,33 48 22 40,67 349,776 290

1038 BATUHAN   SAYAN 4F 13 2 12,33 6 2 5,33 5 2 4,33 8 2 7,33 6 9 3 8 7 5,67 46 24 38 349,515 291
0 ZEYNEP H  AKKAYA 4D 9 6 7 7 0 7 6 1 5,67 0 0 0 5 5 3,33 13 2 12,33 40 14 35,33 349,494 292

1450 HATİCE    YILMAZ  B 11 4 9,67 6 2 5,33 5 2 4,33 5 5 3,33 9 6 7 8 7 5,67 44 26 35,33 348,71 293
0 ELANUR    DEMİR 4A 12 2 11,33 6 2 5,33 6 1 5,67 4 5 2,33 6 4 4,67 7 3 6 41 17 35,33 348,346 294

359 MEHMET    ÖZCAN 4D 11 4 9,67 7 1 6,67 6 1 5,67 5 5 3,33 9 6 7 7 8 4,33 45 25 36,67 347,722 295
71400 MUHAMMED  KARA 4D 10 5 8,33 5 3 4 7 0 7 8 2 7,33 8 2 7,33 7 8 4,33 45 20 38,33 347,398 296

0 ILKNUR    ŞEKEROĞLU 4C 11 4 9,67 6 2 5,33 7 0 7 4 5 2,33 6 8 3,33 10 5 8,33 44 24 36 347,354 297
2353 ÖMER TAHA ACAR 4F 12 3 11 7 1 6,67 4 3 3 2 8 -0,67 6 9 3 11 4 9,67 42 28 32,67 347,321 298
1405 DURUSU    VARKUTLUCA 4B 13 2 12,33 8 0 8 5 2 4,33 8 1 7,67 3 2 2,33 7 7 4,67 44 14 39,33 346,854 299

0 ELİF      YÜĞRÜK 4B 10 4 8,67 7 0 7 7 0 7 6 3 5 9 1 8,67 4 6 2 43 14 38,33 346,032 300
0 ZEYNEP    BEDELCİ 4A 10 5 8,33 7 1 6,67 7 0 7 5 4 3,67 6 4 4,67 9 6 7 44 20 37,33 345,515 301

606 CEYLİNSU  İNCELİ 4E 10 5 8,33 4 4 2,67 5 2 4,33 9 1 8,67 6 9 3 11 4 9,67 45 25 36,67 345,176 302
0 ZEHRA     METE 4B 9 6 7 7 1 6,67 5 2 4,33 7 2 6,33 5 8 2,33 12 3 11 45 22 37,67 345,174 303
0 YUSUF     ŞAHİN 4B 10 5 8,33 8 0 8 6 1 5,67 6 2 5,33 7 5 5,33 8 7 5,67 45 20 38,33 344,897 304
0 EBRU      TAY 4F 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 6 4 4,67 5 6 3 11 3 10 43 22 35,67 344,881 305
0 ALİ BERAT TEZGEL 4F 10 5 8,33 5 3 4 3 4 1,67 2 8 -0,67 11 1 10,67 8 7 5,67 39 28 29,67 344,097 306
0 MEHMET    VURAL 4B 8 5 6,33 5 1 4,67 5 1 4,67 9 0 9 8 5 6,33 9 6 7 44 18 38 343,781 307
0 H KEREM   GÜN 4B 10 4 8,67 8 0 8 6 1 5,67 7 3 6 3 11 -0,67 12 3 11 46 22 38,67 343,511 308
0 ALİ CEMAL TURHAN 4F 9 5 7,33 7 1 6,67 4 3 3 9 1 8,67 7 5 5,33 9 6 7 45 21 38 343,453 309
0 MUSTAFA   KARA 4B 12 3 11 6 2 5,33 4 2 3,33 8 1 7,67 3 10 -0,33 11 4 9,67 44 22 36,67 343,13 310
0 EMİNE     ŞANLIER 4B 12 2 11,33 6 2 5,33 6 1 5,67 7 3 6 6 2 5,33 5 6 3 42 16 36,67 343,077 311

315 ALİ FURKANGÜN 4F 8 7 5,67 5 3 4 5 2 4,33 4 5 2,33 10 5 8,33 10 5 8,33 42 27 33 342,883 312
0 BAHRİYİĞİTASLAN 4F 13 2 12,33 5 3 4 4 3 3 8 2 7,33 4 11 0,33 10 5 8,33 44 26 35,33 342,84 313
0 HACER     SAVCI 4F 10 5 8,33 7 0 7 6 1 5,67 8 2 7,33 5 7 2,67 9 4 7,67 45 19 38,67 342,621 314

326 BERRA     CERAN 4F 9 6 7 6 2 5,33 5 2 4,33 7 3 6 8 5 6,33 9 6 7 44 24 36 342,271 315
0 ERAY      ŞIH 4E 9 4 7,67 6 1 5,67 3 1 2,67 2 0 2 6 2 5,33 10 2 9,33 36 10 32,67 341,786 316

5650 MUSTAFA   YANIK 4D 10 4 8,67 8 0 8 7 0 7 7 3 6 4 9 1 10 5 8,33 46 21 39 341,696 317
0 HERDEM    EROL 4B 11 4 9,67 5 3 4 4 2 3,33 7 1 6,67 4 11 0,33 12 3 11 43 24 35 341,577 318
0 ÇINAR     KİP* 4C 11 4 9,67 5 3 4 6 1 5,67 8 2 7,33 3 12 -1 12 3 11 45 25 36,67 341,271 319



1209 CEYDA     DELİCE 4B 12 3 11 5 3 4 4 2 3,33 7 3 6 6 9 3 9 6 7 43 26 34,33 341,088 320
2158 ZEHRA     GÖKMEN 4B 10 5 8,33 5 3 4 6 1 5,67 5 5 3,33 6 9 3 11 4 9,67 43 27 34 340,853 321
397 KAĞAN     ÖZÇELİK 4F 12 3 11 3 5 1,33 5 2 4,33 6 4 4,67 5 7 2,67 10 5 8,33 41 26 32,33 340,487 322

0 EYMEN     DEMİROK 4D 11 4 9,67 7 1 6,67 3 4 1,67 10 0 10 9 6 7 4 5 2,33 44 20 37,33 340,112 323
860 ARİF      ONBAŞI 4G 8 6 6 6 2 5,33 5 1 4,67 7 2 6,33 8 5 6,33 9 5 7,33 43 21 36 339,861 324

0 ENSAR     BİNGÖL 4F 10 5 8,33 5 3 4 0 1 -0,33 2 1 1,67 10 4 8,67 9 6 7 36 20 29,33 339,786 325
114 BETÜL     ÇATLI 4E 9 6 7 6 1 5,67 5 2 4,33 8 2 7,33 8 3 7 7 6 5 43 20 36,33 338,527 326

0 ZEHRA     ÇETİNKAYA 4B 8 7 5,67 4 2 3,33 6 1 5,67 10 0 10 5 5 3,33 10 2 9,33 43 17 37,33 337,432 327
0 EYMEN     MEMİŞ 4C 8 5 6,33 8 0 8 3 3 2 3 1 2,67 8 3 7 9 5 7,33 39 17 33,33 337,396 328

1440 ERTUĞRUL  ASLAN 4D 9 4 7,67 6 0 6 5 2 4,33 4 1 3,67 7 4 5,67 8 4 6,67 39 15 34 337,385 329
1936 SELMAN    ARIKAN 4B 10 5 8,33 7 1 6,67 7 0 7 6 3 5 6 6 4 8 7 5,67 44 22 36,67 337,211 330

0 M EMİN    GÖZLÜDAĞ 4C 10 5 8,33 6 2 5,33 4 3 3 5 5 3,33 6 9 3 11 4 9,67 42 28 32,67 337,113 331
0 AYŞE      KAHRİMAN 4F 9 4 7,67 6 2 5,33 7 0 7 7 2 6,33 6 4 4,67 8 7 5,67 43 19 36,67 336,859 332

455 NİSA      ÖZFİDAN 4D 13 2 12,33 6 2 5,33 5 2 4,33 7 2 6,33 5 8 2,33 7 8 4,33 43 24 35 336,594 333
217 ENES      UYANIK 4A 10 5 8,33 6 2 5,33 7 0 7 9 1 8,67 6 1 5,67 6 9 3 44 18 38 336,421 334
342 ELİF      USLU 4A 10 4 8,67 6 2 5,33 5 1 4,67 6 0 6 7 3 6 6 5 4,33 40 15 35 336,31 335

0 ADEM      ÇAYMAZ 4C 10 5 8,33 5 3 4 6 1 5,67 6 4 4,67 6 9 3 10 5 8,33 43 27 34 336,271 336
1762 ETHEM     KOÇAK 4F 11 4 9,67 6 2 5,33 5 2 4,33 3 7 0,67 8 7 5,67 8 7 5,67 41 29 31,33 335,991 337

0 SIRAÇ     DEMİR 4C 10 5 8,33 7 1 6,67 6 1 5,67 8 2 7,33 3 10 -0,33 11 4 9,67 45 23 37,33 335,979 338
356 EYMEN     DOĞAN 4A 10 5 8,33 5 3 4 4 2 3,33 3 7 0,67 8 4 6,67 9 6 7 39 27 30 335,784 339
647 ZÜMRA     ÖKSÜZ 4C 10 5 8,33 7 1 6,67 7 0 7 5 5 3,33 7 8 4,33 8 7 5,67 44 26 35,33 335,774 340

0 BERRA     ÇETİNKAYA 4B 10 5 8,33 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 5 10 1,67 9 6 7 46 24 38 335,61 341
0 RAMAZAN   ÜRE 4D 10 4 8,67 6 1 5,67 4 2 3,33 4 5 2,33 7 7 4,67 9 5 7,33 40 24 32 335,261 342
0 FATMA AZRAÇIĞIR 4C 10 5 8,33 7 1 6,67 7 0 7 4 6 2 6 3 5 7 5 5,33 41 20 34,33 335,051 343

663 ADİFESU   ÖZTÜRK 4F 11 4 9,67 6 2 5,33 4 3 3 6 4 4,67 6 8 3,33 9 6 7 42 27 33 334,779 344
0 ŞERİFE    DEMİR 4C 11 4 9,67 5 3 4 5 2 4,33 7 3 6 7 6 5 7 7 4,67 42 25 33,67 334,501 345

755 BERİL NAZ ÖZDEMİR 4E 10 5 8,33 5 1 4,67 2 1 1,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 13 2 12,33 40 19 33,67 334,226 346
392 ÜLKÜ MİRAYÖZKAN 4F 10 5 8,33 8 0 8 6 1 5,67 8 2 7,33 6 6 4 7 8 4,33 45 22 37,67 334,192 347

2358 RAMAZAN   ŞEN 4F 10 4 8,67 5 3 4 6 1 5,67 4 4 2,67 8 4 6,67 7 8 4,33 40 24 32 333,02 348
0 İ ENES    ADAR 4C 10 3 9 6 0 6 5 0 5 10 0 10 4 2 3,33 4 0 4 39 5 37,33 331,723 349

523 ELİF ZÜMRATİFTİK 4F 13 2 12,33 6 0 6 5 1 4,67 2 2 1,33 7 7 4,67 3 2 2,33 36 14 31,33 331,178 350
0 GÖKÇE     GÜÇLÜ 4F 9 5 7,33 5 2 4,33 5 1 4,67 4 3 3 5 5 3,33 10 3 9 38 19 31,67 330,972 351
0 EYMEN     BOR 4F 12 3 11 7 1 6,67 4 3 3 6 4 4,67 6 8 3,33 7 8 4,33 42 27 33 330,854 352
0 SALİHA    YURDAL 4F 9 4 7,67 7 0 7 4 3 3 6 2 5,33 7 4 5,67 7 6 5 40 19 33,67 330,515 353

23 AHMET     ŞAHİN 4A 12 3 11 6 1 5,67 6 1 5,67 8 1 7,67 5 7 2,67 6 9 3 43 22 35,67 330,316 354
748 EMİR      SABANCI 4F 12 3 11 5 3 4 4 3 3 8 2 7,33 6 8 3,33 7 8 4,33 42 27 33 330,315 355

0 YUSUF ALİ CANDAN 4C 9 6 7 5 3 4 7 0 7 7 2 6,33 6 8 3,33 9 6 7 43 25 34,67 329,926 356
0 MİRAY     CEYHAN 4A 12 2 11,33 7 1 6,67 5 2 4,33 4 5 2,33 5 8 2,33 7 6 5 40 24 32 329,491 357
0 MUSTAFA   GÖĞEBAKAN 4B 9 5 7,33 5 2 4,33 4 2 3,33 5 2 4,33 7 4 5,67 8 5 6,33 38 20 31,33 328,869 358
0 YUSUF     COŞKUN 4C 8 5 6,33 6 2 5,33 5 1 4,67 0 0 0 6 6 4 11 4 9,67 36 18 30 328,841 359

1430 ZÜBEYDE   BUÇAK 4F 12 3 11 8 0 8 6 1 5,67 6 3 5 7 6 5 4 11 0,33 43 24 35 328,711 360
812 TARIKERDEMAKÇAKAYA 4F 9 6 7 5 3 4 5 2 4,33 10 0 10 5 10 1,67 10 5 8,33 44 26 35,33 328,452 361
263 EŞREF ALİ ŞALGALI 4A 7 8 4,33 6 2 5,33 7 0 7 2 4 0,67 7 7 4,67 11 4 9,67 40 25 31,67 328,287 362

0 BEREN SU  YİLDİZ 4F 12 3 11 7 1 6,67 6 1 5,67 9 1 8,67 2 13 -2,33 9 6 7 45 25 36,67 328,229 363
2147 ALİ ENES  SÜMER 4B 13 2 12,33 5 3 4 6 1 5,67 6 4 4,67 5 10 1,67 5 3 4 40 23 32,33 328,186 364

15 ELİF BAHARFAKI 4F 8 7 5,67 6 2 5,33 6 1 5,67 6 4 4,67 6 7 3,67 10 5 8,33 42 26 33,33 327,684 365
865 YİĞİT     ERTİFTİK 4F 9 6 7 6 2 5,33 6 1 5,67 8 1 7,67 3 1 2,67 8 4 6,67 40 15 35 326,622 366

0 YİĞİTHAN  UZUN 4F 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 8 2 7,33 4 11 0,33 10 5 8,33 43 27 34 326,248 367
1113 ALİ GALİP ÖZAYDINLI 4B 10 5 8,33 3 5 1,33 5 2 4,33 5 5 3,33 5 9 2 11 4 9,67 39 30 29 326,132 368
634 ERZİ      ERGİN 4F 10 5 8,33 7 1 6,67 2 5 0,33 6 4 4,67 6 7 3,67 9 6 7 40 28 30,67 325,292 369

0 ELİF      ZENGİN 4C 10 5 8,33 6 2 5,33 3 3 2 6 4 4,67 6 8 3,33 9 6 7 40 28 30,67 324,678 370
833 YUNUS     SİVAZ 4D 9 5 7,33 0 0 0 7 0 7 6 3 5 7 5 5,33 8 7 5,67 37 20 30,33 324,408 371

0 ÖMER FARUKSUCU 4B 7 7 4,67 7 0 7 4 2 3,33 5 3 4 8 4 6,67 8 5 6,33 39 21 32 324,391 372
1960 N ERVA    ÇINAR 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 5 2 4,33 8 2 7,33 5 10 1,67 7 7 4,67 43 26 34,33 324,349 373



0 CELALMERT DEMİRCAN 4F 9 6 7 6 2 5,33 4 3 3 7 3 6 6 7 3,67 9 6 7 41 27 32 324,062 374
0 AYŞE BERİL KURT 4B 11 4 9,67 5 3 4 2 5 0,33 6 4 4,67 7 8 4,33 8 7 5,67 39 31 28,67 323,584 375
0 NİLCAN    MALÇOK 4A 8 7 5,67 5 3 4 5 2 4,33 5 5 3,33 10 5 8,33 7 8 4,33 40 30 30 323,2 376

457 BEREN     GÜREL 4F 10 5 8,33 8 0 8 4 2 3,33 8 2 7,33 7 8 4,33 6 9 3 43 26 34,33 323,015 377
0 YUSUF     COŞKUN 4C 12 3 11 6 2 5,33 6 1 5,67 2 8 -0,67 6 9 3 7 8 4,33 39 31 28,67 322,179 378

584 YASİN     KOÇAKER 4C 12 3 11 6 2 5,33 5 2 4,33 3 7 0,67 9 6 7 4 11 0,33 39 31 28,67 322,158 379
0 H NİSA    ÇAĞLAR 4F 7 7 4,67 6 1 5,67 7 0 7 4 6 2 5 4 3,67 10 5 8,33 39 23 31,33 320,752 380

601 FURKAN    TAYFUR 4E 10 5 8,33 6 2 5,33 6 1 5,67 3 7 0,67 5 8 2,33 9 6 7 39 29 29,33 320,321 381
168 M ALİ     DÜNDAR 4D 11 3 10 6 2 5,33 3 4 1,67 6 4 4,67 3 10 -0,33 10 5 8,33 39 28 29,67 320,111 382

0 RAZİYE    AKIN 4E 8 7 5,67 8 0 8 7 0 7 3 7 0,67 7 7 4,67 8 7 5,67 41 28 31,67 320,049 383
863 YAŞAR ALP BALBEKMEZ 4B 11 4 9,67 4 3 3 6 1 5,67 7 2 6,33 4 10 0,67 8 6 6 40 26 31,33 319,336 384

6 SEVDE NUR EKŞİ 4B 11 3 10 6 2 5,33 7 0 7 5 4 3,67 4 5 2,33 5 5 3,33 38 19 31,67 319,236 385
0 ELİF BÜŞRAALTAY 4F 8 5 6,33 6 1 5,67 4 1 3,67 4 3 3 5 7 2,67 10 5 8,33 37 22 29,67 318,349 386
0 ADNAN MERTKÜELLİİKİ 4F 10 3 9 6 2 5,33 2 5 0,33 4 5 2,33 8 7 5,67 7 8 4,33 37 30 27 318,292 387

1592 F BERRA   BADEM 4B 7 5 5,33 6 1 5,67 0 0 0 6 1 5,67 7 5 5,33 9 5 7,33 35 17 29,33 318,249 388
0 EYLÜL     TOP* 4B 11 4 9,67 7 1 6,67 6 0 6 4 6 2 2 8 -0,67 9 6 7 39 25 30,67 317,562 389
0 AHSENZÜMRAFİLİZ 4B 11 3 10 7 1 6,67 7 0 7 6 3 5 3 4 1,67 3 1 2,67 37 12 33 317,451 390
0 HALİL     AK* NARLI 4B 10 5 8,33 5 3 4 5 2 4,33 6 3 5 5 7 2,67 8 7 5,67 39 27 30 317,305 391

2128 EMİR      KURŞUN 4B 11 4 9,67 4 4 2,67 2 5 0,33 3 7 0,67 8 6 6 7 7 4,67 35 33 24 316,648 392
0 BUĞLEM    KAYHAN 4C 9 6 7 5 3 4 5 2 4,33 7 3 6 5 3 4 7 7 4,67 38 24 30 313,703 393
0 BURAK     CAN 4B 12 2 11,33 5 3 4 4 3 3 7 3 6 5 10 1,67 6 9 3 39 30 29 313,055 394

253 KEREM EFE B 4F 11 4 9,67 5 3 4 5 2 4,33 4 6 2 6 4 4,67 4 5 2,33 35 24 27 312,088 395
0 SEİİH     GÖKTAŞ 4F 12 3 11 5 3 4 5 2 4,33 8 2 7,33 5 9 2 5 10 1,67 40 29 30,33 311,756 396
0 KEREMBUĞRAŞIH 4B 10 5 8,33 6 2 5,33 4 2 3,33 5 4 3,67 5 8 2,33 7 5 5,33 37 26 28,33 311,416 397
0 HALİME    ALTUNTEPE 4F 9 6 7 6 1 5,67 6 1 5,67 9 1 8,67 5 10 1,67 7 8 4,33 42 27 33 311,11 398
0 YUSUF     ZEYBEK 4D 11 4 9,67 6 0 6 5 2 4,33 7 2 6,33 3 3 2 3 2 2,33 35 13 30,67 310,141 399
7 NURSİMA   ERGÜN 4F 10 5 8,33 5 3 4 4 3 3 4 6 2 5 10 1,67 9 6 7 37 33 26 309,683 400

312 EFRAHİM   BAYIR 4F 9 6 7 6 1 5,67 6 1 5,67 7 3 6 2 1 1,67 6 3 5 36 15 31 309,443 401
0 AYŞE NAZLIAKTAŞ 4C 9 4 7,67 6 2 5,33 7 0 7 5 4 3,67 1 1 0,67 8 7 5,67 36 18 30 309,255 402

2101 BEYTULLAH BAL 4B 10 4 8,67 7 1 6,67 7 0 7 8 2 7,33 3 2 2,33 1 0 1 36 9 33 309,156 403
211 AYŞE SENA YILMAZ  A 10 5 8,33 4 4 2,67 5 2 4,33 4 6 2 4 5 2,33 8 6 6 35 28 25,67 308,405 404

0 ELÇİN     PALANGA 4E 8 7 5,67 6 2 5,33 5 2 4,33 6 4 4,67 5 9 2 9 6 7 39 30 29 307,837 405
0 ZEYNEP    ÇAVDAR 4C 12 3 11 3 4 1,67 4 3 3 6 4 4,67 5 6 3 5 8 2,33 35 28 25,67 307,257 406

424 BELİNAY   ÖZNALÇACI 4F 10 5 8,33 3 5 1,33 3 4 1,67 6 4 4,67 6 9 3 8 7 5,67 36 34 24,67 306,042 407
0 ALİ EYMEN K*A ZCİ 4F 11 4 9,67 8 0 8 5 2 4,33 4 6 2 2 7 -0,33 7 7 4,67 37 26 28,33 305,539 408

774 MEHMET    KAYA 4C 9 6 7 5 3 4 7 0 7 7 3 6 4 11 0,33 8 7 5,67 40 30 30 305,3 409
0 NURCAN    MALÇOK 4A 10 4 8,67 5 3 4 3 3 2 7 2 6,33 4 8 1,33 7 6 5 36 26 27,33 304,976 410
0 İCLAL     YILMAZ 4B 11 4 9,67 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 2 11 -1,67 7 8 4,33 40 28 30,67 304,354 411

614 YASİN     KULA 4A 9 4 7,67 7 1 6,67 5 2 4,33 4 6 2 4 7 1,67 7 6 5 36 26 27,33 304,188 412
609 MUHAMMED  BİLDİK 4F 12 3 11 6 2 5,33 3 4 1,67 4 6 2 4 11 0,33 7 8 4,33 36 34 24,67 302,599 413

0 MUHAMMEDERSALTA 4C 10 5 8,33 5 3 4 4 3 3 4 6 2 4 11 0,33 9 6 7 36 34 24,67 302,241 414
0 ELİF      ŞEN 4A 8 7 5,67 5 3 4 5 2 4,33 6 4 4,67 8 7 5,67 5 7 2,67 37 30 27 301,928 415

7680 SAMET ASAFÖ*ENN 4A 9 6 7 5 3 4 1 6 -1 4 6 2 6 8 3,33 9 6 7 34 35 22,33 301,406 416
428 MUHAMMET EÇİFTÇİF Ç 4A 8 7 5,67 5 3 4 4 2 3,33 6 4 4,67 6 9 3 8 7 5,67 37 32 26,33 300,797 417

1117 KADRİYEELADENK 4F 10 5 8,33 5 3 4 4 3 3 6 4 4,67 6 9 3 6 9 3 37 33 26 300,741 418
1148 ZEHRA     TAVUKÇU 4B 10 5 8,33 5 3 4 4 3 3 1 9 -2 7 5 5,33 6 9 3 33 34 21,67 300,571 419
258 HALİL     ALYÜZ 4A 10 5 8,33 4 3 3 7 0 7 6 2 5,33 2 6 0 6 5 4,33 35 21 28 300,326 420

0 ELİF      GÜÇLÜ 4E 8 5 6,33 5 3 4 5 2 4,33 7 3 6 2 10 -1,33 10 5 8,33 37 28 27,67 299,986 421
94500 SUDE      YÜCEER 4F 9 6 7 5 3 4 4 3 3 4 4 2,67 7 7 4,67 6 9 3 35 32 24,33 298,478 422

0 ZEYNEP    DONAT 4B 11 4 9,67 3 5 1,33 2 5 0,33 5 4 3,67 6 7 3,67 6 9 3 33 34 21,67 297,627 423
1636 Y DORUK   GÖÇMEN 4B 9 6 7 4 4 2,67 4 3 3 6 4 4,67 6 9 3 7 8 4,33 36 34 24,67 297,445 424

0 ESLEM ERVACANKURT 4D 7 7 4,67 5 3 4 2 5 0,33 4 6 2 8 7 5,67 8 7 5,67 34 35 22,33 297,219 425
1608 FADİMESENAACAR 4B 7 8 4,33 4 4 2,67 6 1 5,67 5 5 3,33 6 9 3 7 2 6,33 35 29 25,33 297,07 426

0 ÜMMÜNİSA  UĞURLU 4F 9 6 7 4 4 2,67 4 3 3 3 7 0,67 5 10 1,67 9 6 7 34 36 22 296,528 427



0 EMİR ARDA YILMAZ 4B 8 5 6,33 4 4 2,67 2 5 0,33 3 6 1 6 4 4,67 8 7 5,67 31 31 20,67 296,261 428
2246 MEHMET    KOÇHAN 4F 9 6 7 5 3 4 6 1 5,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 9 6 7 35 35 23,33 296,003 429

0 İSMAİL    DEĞİRMENCİ 4C 9 5 7,33 6 1 5,67 4 2 3,33 7 2 6,33 4 6 2 5 7 2,67 35 23 27,33 295,412 430
459 ELİF BERENBİLGİLİ 4F 9 6 7 6 1 5,67 2 5 0,33 6 4 4,67 4 9 1 7 3 6 34 28 24,67 295,203 431

0 HİDAYET   ULUDAĞ 4B 9 6 7 4 4 2,67 4 3 3 5 5 3,33 5 10 1,67 8 7 5,67 35 35 23,33 294,585 432
0 H KÜBRA   AYHAN 4D 9 6 7 6 2 5,33 6 1 5,67 8 2 7,33 5 10 1,67 5 10 1,67 39 31 28,67 293,303 433
0 KAAN      BAKIM   M 4F 10 5 8,33 7 1 6,67 3 4 1,67 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 36 34 24,67 292,93 434
0 RAVZA GÜL GÜLER 4D 10 4 8,67 6 1 5,67 4 3 3 3 4 1,67 2 7 -0,33 7 6 5 32 25 23,67 292,566 435
0 F ERVA    AKSOY 4F 10 5 8,33 5 3 4 6 1 5,67 6 4 4,67 4 11 0,33 6 9 3 37 33 26 292,504 436

1619 EFE      LKIRÇIL 4B 11 3 10 4 4 2,67 7 0 7 2 6 0 2 5 0,33 4 4 2,67 30 22 22,67 291,389 437
2105 ECRİN     TOBAKÇAL 4B 11 4 9,67 5 3 4 5 2 4,33 3 5 1,33 4 7 1,67 4 7 1,67 32 28 22,67 290,413 438
396 GÜRBÜZ    GÜL 4E 11 4 9,67 5 3 4 2 4 0,67 4 6 2 5 10 1,67 6 9 3 33 36 21 289,812 439

2097 ALİ EMİR  ÇUBUKÇU 4B 10 4 8,67 6 1 5,67 5 2 4,33 4 5 2,33 5 7 2,67 4 11 0,33 34 30 24 288,682 440
0 YAĞIZ     SÜREN 4C 8 5 6,33 3 5 1,33 4 3 3 8 2 7,33 4 11 0,33 8 7 5,67 35 33 24 288,347 441

784 ELA       DEVECİ 4C 8 5 6,33 6 2 5,33 6 1 5,67 5 5 3,33 1 10 -2,33 9 6 7 35 29 25,33 288,139 442
1923 RAVZA     GÜL 4B 9 5 7,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 3 6 1 7 5 5,33 5 9 2 30 31 19,67 287,804 443

0 ARDA      KÜÇÜKKAYA 4F 11 4 9,67 4 4 2,67 1 6 -1 3 7 0,67 6 9 3 6 9 3 31 39 18 287,553 444
45 AHMET EFE YALVAÇ 4F 9 6 7 5 3 4 4 3 3 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3 35 35 23,33 285,69 445
0 ARAS      TEMİZ 4F 7 8 4,33 5 3 4 4 3 3 6 4 4,67 7 8 4,33 6 9 3 35 35 23,33 285,359 446
4 AYAZ      ÇELİK 4C 10 5 8,33 6 2 5,33 6 1 5,67 4 6 2 4 11 0,33 5 9 2 35 34 23,67 284,719 447
0 UMUT      COŞKUN 4C 8 7 5,67 4 4 2,67 3 4 1,67 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 35 35 23,33 284,348 448

635 MENEKŞE   ARSLAN 4C 7 5 5,33 6 1 5,67 3 3 2 4 2 3,33 2 2 1,33 7 6 5 29 19 22,67 283,654 449
653 MEVLÜT    DİVRİK 4C 11 4 9,67 5 3 4 5 0 5 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 33 35 21,33 283,535 450
631 **RM      * C    İ 4A 6 9 3 5 3 4 5 2 4,33 7 3 6 6 9 3 7 8 4,33 36 34 24,67 283,492 451

0 HASAN     KARAÖZ 4B 6 9 3 3 3 2 2 5 0,33 4 6 2 6 9 3 10 5 8,33 31 37 18,67 282,904 452
0 EYMEN     YERLİKAYA 4B 9 6 7 5 3 4 3 4 1,67 5 5 3,33 6 7 3,67 2 2 1,33 30 27 21 281,865 453
0 NEJLA     ERBİŞ 4D 8 7 5,67 3 4 1,67 5 2 4,33 4 4 2,67 5 7 2,67 6 7 3,67 31 31 20,67 281,551 454
0 YILDIZ    CEYLAN 4C 9 6 7 5 2 4,33 4 2 3,33 1 1 0,67 3 3 2 3 0 3 25 14 20,33 281,193 455
0 RAZİYE    ÖZTÜRK 4D 8 7 5,67 7 1 6,67 5 2 4,33 3 5 1,33 6 9 3 5 10 1,67 34 34 22,67 280,847 456

757 FURKAN    USLU  C 7 8 4,33 5 3 4 5 2 4,33 8 2 7,33 4 8 1,33 6 7 3,67 35 30 25 280,825 457
0 BERRA     ÖZ 4F 6 9 3 5 3 4 2 5 0,33 3 7 0,67 8 6 6 7 8 4,33 31 38 18,33 279,711 458

142 BA Y*M    TURAN 4D 11 2 10,33 4 2 3,33 2 5 0,33 4 5 2,33 4 6 2 4 11 0,33 29 31 18,67 279,41 459
964 CEYDA     SEZG N 4C 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 6 4 4,67 3 10 -0,33 2 2 1,33 32 25 23,67 279,341 460

0 CEYDA     ARSLAN 4F 9 5 7,33 8 0 8 4 3 3 5 5 3,33 4 8 1,33 4 10 0,67 34 31 23,67 279,181 461
25 EMİRHAN   ALTAN 4D 5 10 1,67 4 4 2,67 6 1 5,67 5 5 3,33 7 8 4,33 7 8 4,33 34 36 22 278,465 462

286 HALİME NURBÜYÜKGENC 4A 9 6 7 4 4 2,67 2 5 0,33 4 6 2 5 10 1,67 7 8 4,33 31 39 18 278,078 463
0 ELİF ASYA YILDIRAN 4E 7 8 4,33 3 5 1,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 9 6 7 6 9 3 29 41 15,33 277,225 464
0 E ASYA    EFELER 4B 7 8 4,33 3 5 1,33 5 2 4,33 3 6 1 6 9 3 7 7 4,67 31 37 18,67 277,194 465
0 YUNUS EMREGÜR 4A 9 6 7 7 1 6,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 3 12 -1 7 8 4,33 33 37 20,67 276,612 466
0 M EMİR    İNCE 4D 10 5 8,33 3 5 1,33 6 1 5,67 5 5 3,33 3 12 -1 6 9 3 33 37 20,67 276,607 467
0 HASAN     ADALAR 4A 1 2 0,33 6 2 5,33 6 1 5,67 2 4 0,67 5 7 2,67 9 6 7 29 22 21,67 276,534 468
0 M EMİR    ÖZ EKOĞLU 4B 7 8 4,33 5 3 4 2 5 0,33 5 4 3,67 6 9 3 7 8 4,33 32 37 19,67 276,51 469
0 SUDENAZ   AKGÜL 4C 9 6 7 3 5 1,33 2 5 0,33 6 4 4,67 3 10 -0,33 8 7 5,67 31 37 18,67 276,504 470

356 FATİH İSA UĞURLU 4E 6 7 3,67 3 3 2 2 3 1 7 2 6,33 6 4 4,67 5 7 2,67 29 26 20,33 275,561 471
561 MUHAMMET YBACAK   A 4C 8 7 5,67 4 4 2,67 2 5 0,33 3 7 0,67 4 11 0,33 9 6 7 30 40 16,67 274,83 472

0 ALİ TALHA ÇAMURCU 4B 9 6 7 6 2 5,33 4 3 3 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3 32 38 19,33 273,24 473
1559 EMİNE     UÇAR 4B 7 8 4,33 5 2 4,33 3 4 1,67 6 2 5,33 2 8 -0,67 8 6 6 31 30 21 272,419 474
647 MUHA MMED LAMCI 4A 9 6 7 6 2 5,33 4 3 3 5 5 3,33 2 13 -2,33 7 8 4,33 33 37 20,67 270,853 475
468 BERRA     DEMİRÖZ 4C 6 8 3,33 3 4 1,67 3 4 1,67 3 7 0,67 8 7 5,67 6 9 3 29 39 16 270,766 476

1970 YİĞİT     BÜYÜKSARI 4B 8 6 6 7 1 6,67 4 3 3 5 3 4 6 9 3 3 12 -1 33 34 21,67 270,261 477
1390 ÖYKÜ BEREN AYÖZ 4B 8 7 5,67 6 2 5,33 3 4 1,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 8 7 5,67 33 37 20,67 269,781 478

71 İSMAİLTAHAELDEBİR 4A 9 5 7,33 6 2 5,33 6 1 5,67 3 4 1,67 0 1 -0,33 2 3 1 26 16 20,67 269,217 479
7 YAVUZ     ŞAMCI 4B 8 7 5,67 5 3 4 2 5 0,33 5 5 3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 31 39 18 268,574 480

459 EMİR      KURT 4F 6 8 3,33 5 3 4 4 3 3 1 8 -1,67 4 10 0,67 9 6 7 29 38 16,33 268,315 481



0 ZEYNEP    İLBAY 4B 8 5 6,33 4 4 2,67 3 2 2,33 4 4 2,67 4 10 0,67 6 9 3 29 34 17,67 267,777 482
0 BUSE      YÜCEER 4F 8 5 6,33 3 5 1,33 0 6 -2 5 5 3,33 3 12 -1 9 6 7 28 39 15 267,744 483
0 EYMEN ZİYAKARAKOYUN 4F 9 6 7 2 5 0,33 2 5 0,33 8 2 7,33 3 5 1,33 5 10 1,67 29 33 18 267,241 484
0 DEFNE     YILDIRIM 4F 8 7 5,67 4 4 2,67 2 5 0,33 8 2 7,33 4 11 0,33 6 9 3 32 38 19,33 266,361 485
0 ÇİĞDEM GÜLKÖROĞLU 4A 8 7 5,67 4 4 2,67 5 2 4,33 4 6 2 5 10 1,67 5 10 1,67 31 39 18 266 486
0 YUSUF     BAYRAM 4B 7 8 4,33 3 5 1,33 3 4 1,67 7 3 6 5 10 1,67 6 9 3 31 39 18 263,973 487

1364 UMUT      ERGİN 4B 8 5 6,33 4 3 3 0 7 -2,33 4 5 2,33 4 10 0,67 7 8 4,33 27 38 14,33 263,431 488
0 NİSA NUR  SOYERTAŞ 4B 7 6 5 3 3 2 1 5 -0,67 6 4 4,67 2 9 -1 8 6 6 27 33 16 262,137 489
0 ÜVEYS     BAŞKAN 4F 9 6 7 5 3 4 2 5 0,33 2 8 -0,67 3 12 -1 7 8 4,33 28 42 14 260,824 490
0 FATMA SENAARSLAN 4C 9 6 7 3 5 1,33 0 3 -1 5 4 3,67 0 0 0 6 8 3,33 23 26 14,33 260,426 491

520 EYMEN     * H    N İ 4C 6 9 3 6 2 5,33 6 1 5,67 4 5 2,33 0 1 -0,33 5 4 3,67 27 22 19,67 260,251 492
648 A*  *  A  ŞEN  C 6 8 3,33 3 5 1,33 4 3 3 0 4 -1,33 4 8 1,33 8 7 5,67 25 35 13,33 259,659 493

0 AHMETENSARKILIÇ 4B 11 4 9,67 4 4 2,67 2 5 0,33 2 8 -0,67 3 12 -1 5 10 1,67 27 43 12,67 258,69 494
2272 ZEYNEP    TAVUKÇU 4B 9 6 7 5 3 4 3 4 1,67 3 4 1,67 3 10 -0,33 5 10 1,67 28 37 15,67 258,045 495

0 MUSTAFA   SİVRİ 4F 9 3 8 4 0 4 2 1 1,67 1 4 -0,33 3 6 1 3 10 -0,33 22 24 14 256,404 496
0 EGE         TEMİZ 4D 9 6 7 4 4 2,67 1 6 -1 1 9 -2 6 9 3 4 9 1 25 43 10,67 256,228 497
0 HEDİL     ELAHMET 4C 9 6 7 2 6 0 3 4 1,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3 26 44 11,33 255,645 498
0 RAHİMERANAAKBABA 4A 8 7 5,67 3 4 1,67 5 2 4,33 7 3 6 1 11 -2,67 6 9 3 30 36 18 254,768 499
0 SADIK EFE SEVER 4C 6 8 3,33 6 1 5,67 4 3 3 2 7 -0,33 2 11 -1,67 8 7 5,67 28 37 15,67 254,344 500

9640 EYMENU*T*UİŞGÖR 4F 5 10 1,67 3 5 1,33 2 5 0,33 4 6 2 5 9 2 8 7 5,67 27 42 13 253,819 501
299 AYAZ      KEZER 4B 8 4 6,67 5 1 4,67 3 1 2,67 3 3 2 1 8 -1,67 4 7 1,67 24 24 16 253,307 502

0 HAVVAGÜLCEÖZMEN 4A 8 6 6 4 3 3 1 4 -0,33 5 3 4 2 11 -1,67 6 7 3,67 26 34 14,67 253,178 503
0 KERİME    YILMAZ 4B 7 7 4,67 5 2 4,33 6 1 5,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 1 0 1 25 22 17,67 253,139 504
0 MUSTAFA   AKAN 4A 7 8 4,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 1 9 -2 6 9 3 6 9 3 25 44 10,33 252,674 505

21 ALİ       ATAK 5D 7 8 4,33 1 3 0 5 2 4,33 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 28 38 15,33 250,411 506
0 ABDURRAHMAKUZUKERPİÇ 4B 8 7 5,67 5 3 4 4 3 3 1 9 -2 2 13 -2,33 7 8 4,33 27 43 12,67 249,783 507
0 MUHAMM*   SALİM 4C 5 10 1,67 4 4 2,67 3 4 1,67 6 4 4,67 6 9 3 5 10 1,67 29 41 15,33 249,248 508

1374 MUHAMED   ALBAYRAK 4B 9 6 7 6 1 5,67 0 0 0 0 0 0 2 13 -2,33 5 8 2,33 22 28 12,67 246,674 509
0 POYRAZ    LEVENT 4C 11 3 10 4 4 2,67 1 6 -1 2 5 0,33 1 11 -2,67 1 0 1 20 29 10,33 246,334 510
0 H RÜMEYSA ŞİRİN 4F 5 9 2 5 2 4,33 2 5 0,33 1 6 -1 3 9 0 8 7 5,67 24 38 11,33 245,163 511
0 AHMET EFE USLUUS 4C 8 7 5,67 7 1 6,67 4 3 3 5 5 3,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 30 40 16,67 244,491 512

1424 BÜŞRA NUR  A A 4B 7 7 4,67 3 3 2 1 6 -1 3 5 1,33 4 10 0,67 5 10 1,67 23 41 9,33 238,643 513
0 BUĞLEM    DİLEK 4E 5 10 1,67 3 5 1,33 3 3 2 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 24 45 9 236,838 514

131 MESUTEREN TEMEL 4A 9 6 7 5 3 4 4 3 3 1 9 -2 3 12 -1 3 12 -1 25 45 10 235,95 515
1566 HİRANUUR  KÖSE 4B 8 7 5,67 4 4 2,67 1 6 -1 6 4 4,67 3 12 -1 4 11 0,33 26 44 11,33 235,876 516
410 MEHMET T    YÜKSEL 4B 7 7 4,67 3 5 1,33 1 5 -0,67 2 8 -0,67 2 12 -2 7 7 4,67 22 44 7,33 235,424 517

0 YUSUFALİ  ÇOBAN 4C 8 7 5,67 5 3 4 4 3 3 1 9 -2 1 14 -3,67 6 9 3 25 45 10 235,12 518
0 MEHMET    ALAN 4C 5 10 1,67 5 3 4 3 4 1,67 5 5 3,33 3 12 -1 6 9 3 27 43 12,67 234,411 519
0 MUHAMMET  BALCI 4A 5 10 1,67 3 5 1,33 4 3 3 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3 25 45 10 234,084 520

20 AHMET MERTDAĞ 4A 7 8 4,33 5 3 4 7 0 7 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 9 1 26 37 13,67 233,79 521
0 AHMET EMİRYILDIRIM 4C 5 10 1,67 3 5 1,33 3 4 1,67 4 6 2 4 11 0,33 6 9 3 25 45 10 233,399 522
0 RAMAZAN   BAZKURT 4B 6 9 3 5 3 4 1 6 -1 1 9 -2 3 12 -1 7 8 4,33 23 47 7,33 232,037 523
0 ŞEYMA     AKBULUT 4C 8 7 5,67 0 8 -2,67 1 6 -1 2 7 -0,33 6 8 3,33 3 12 -1 20 48 4 231,316 524
0 SELİN     GÜNAYDIN 4E 3 11 -0,67 4 4 2,67 2 5 0,33 2 5 0,33 4 8 1,33 6 5 4,33 21 38 8,33 229,173 525

647 HAVVA     AYAZ 4C 2 4 0,67 2 5 0,33 3 3 2 3 2 2,33 1 2 0,33 5 5 3,33 16 21 9 228,807 526
541 E *ŞE   İİZMİRLİOĞL 4C 6 9 3 5 3 4 4 3 3 4 6 2 2 13 -2,33 5 10 1,67 26 44 11,33 228,041 527
47 HACI KAAN SARI 4F 7 8 4,33 4 4 2,67 2 5 0,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 6 9 3 23 47 7,33 228,037 528
0 EYLÜL     DURAN 4C 6 9 3 6 2 5,33 3 4 1,67 4 6 2 3 12 -1 4 11 0,33 26 44 11,33 227,847 529
0 ABDURRAHMAELAHMED 4C 5 10 1,67 5 3 4 0 7 -2,33 3 7 0,67 3 12 -1 5 2 4,33 21 41 7,33 226,382 530
0 YAŞAR     BARUT 4E 4 11 0,33 3 4 1,67 2 4 0,67 1 9 -2 5 10 1,67 6 9 3 21 47 5,33 223,551 531
0 ESMAGÜL   SÜLE 4C 3 12 -1 4 4 2,67 5 2 4,33 2 8 -0,67 3 12 -1 7 8 4,33 24 46 8,67 222,24 532
0 RAMAZAN   AYDOĞAN 4C 4 11 0,33 5 3 4 2 5 0,33 3 7 0,67 4 10 0,67 5 9 2 23 45 8 222,089 533

1487 HAMZA     AYYILDIZ 4B 2 8 -0,67 2 4 0,67 1 4 -0,33 2 4 0,67 3 5 1,33 5 3 4 15 28 5,67 222,003 534
0 ELİFNUR   BOZOĞLU 4B 6 9 3 5 3 4 2 5 0,33 4 6 2 3 12 -1 4 11 0,33 24 46 8,67 221,615 535



0 ADEM      KORKMAZ 4C 4 11 0,33 4 4 2,67 3 4 1,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 22 48 6 216,201 536
1709 EMİNEBEYZAGÜRBÜZ 4B 5 10 1,67 4 4 2,67 3 4 1,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 22 48 6 215,923 537
1103 HALİL     KAYMAK 4B 2 13 -2,33 4 4 2,67 3 4 1,67 4 6 2 4 6 2 5 10 1,67 22 43 7,67 215,565 538

0 MUSTAFA   USLU 4C 4 11 0,33 2 6 0 3 4 1,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 21 49 4,67 213,023 539
0 NURŞEN    GÜLSÖZ 4B 3 10 -0,33 4 3 3 2 5 0,33 2 6 0 1 2 0,33 5 9 2 17 35 5,33 212,924 540

1151 ZEYNEP    HAMŞA 4F 2 13 -2,33 5 3 4 0 7 -2,33 3 6 1 4 11 0,33 7 8 4,33 21 48 5 211,66 541
0 YUSUF ERENTABAK 4D 6 9 3 2 6 0 4 3 3 1 9 -2 2 13 -2,33 5 10 1,67 20 50 3,33 211,401 542
0 ÖYKÜ      GÜZEL 4A 2 10 -1,33 2 4 0,67 4 3 3 0 9 -3 4 9 1 5 10 1,67 17 45 2 204,756 543
0 MUSTAFA   GÜN 4C 2 13 -2,33 2 6 0 1 5 -0,67 2 7 -0,33 4 11 0,33 7 8 4,33 18 50 1,33 204,453 544

527 EMİRBERKAYCOŞKUN 4A 5 10 1,67 4 2 3,33 2 5 0,33 1 9 -2 1 14 -3,67 6 9 3 19 49 2,67 204,194 545
0 HALİS BERKÖZTÜRK 4C 2 13 -2,33 5 3 4 1 6 -1 2 8 -0,67 2 13 -2,33 8 7 5,67 20 50 3,33 204,022 546

455 MİKAİL    OĞUZ 4A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 200,176 547
0 ALİ       GÖKHAN 4C 5 10 1,67 3 5 1,33 2 5 0,33 3 7 0,67 5 10 1,67 1 14 -3,67 19 51 2 198,775 548

2558 MERT      UÇAR 4B 6 9 3 4 4 2,67 2 5 0,33 1 9 -2 2 13 -2,33 3 12 -1 18 52 0,67 196,128 549
0 BÜŞRA     BARAN 4F 5 10 1,67 5 3 4 1 6 -1 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1 19 51 2 193,381 550

715 SEYİT ALİ  DİNÇ 4A 6 8 3,33 1 6 -1 1 5 -0,67 2 6 0 1 12 -3 3 11 -0,67 14 48 -2 189,582 551
0 M M**TM    E**  1 10 -2,33 3 5 1,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 3 12 -1 5 10 1,67 16 50 -0,67 187,31 552
0 ZE NEP    KETEN 4B 4 11 0,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 1 9 -2 0 15 -5 6 9 3 14 56 -4,67 178,965 553
0 UMUT      ÖZEN 4F 3 12 -1 2 6 0 3 4 1,67 1 6 -1 3 12 -1 2 13 -2,33 14 53 -3,67 173,013 554
0 HASANYİĞİTĞÜVEN 4E 0 8 -2,67 0 8 -2,67 1 6 -1 4 6 2 4 8 1,33 2 12 -2 11 48 -5 171,805 555

701 MUHAMMED  ÜRE 4D 1 13 -3,33 0 7 -2,33 3 4 1,67 2 8 -0,67 2 9 -1 2 13 -2,33 10 54 -8 155,269 556
0 YUSUF     İNCİ 4C 1 14 -3,67 2 6 0 1 6 -1 3 7 0,67 3 12 -1 2 13 -2,33 12 58 -7,33 154,447 557


